
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Amasya SULUOVA Şehit Hüseyin Kavaklı Fen  Lisesi TYT - KURUMSAL DENEME - 3. Sayı 5028 76 76 56

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 23.76 11.37 20.91 1.67 2.37 1.08 1.75 1.50 1.37 1.77 1.33 1.44 3.26 0.66 3.10 0.02 0.02 0.01 7.61 4.43 6.50 1.38 1.66 0.97 1.60 1.19 1.31 1.48 0.85 1.27 44.29 25.37 37.95 226.294
Okul Ortalaması 33.00 6.02 31.50 2.61 2.16 2.07 2.52 1.80 2.07 3.21 1.18 2.92 4.20 0.59 4.05 0.00 0.00 0.00 23.82 5.25 22.51 5.00 1.29 4.68 5.20 0.96 4.96 4.05 0.86 3.84 83.61 20.11 78.58 361.773

1 36 - MKARAKUZU 12 / A 37 3 36.25 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 39 1 38.75 7 0 7.00 7 0 7.00 5 1 4.75 112.00 8.00 110.00 466.500 7 1 1 1
2 92 - BAYRAK 12 / C 37 3 36.25 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 34 6 32.50 7 0 7.00 7 0 7.00 6 0 6.00 109.00 11.00 106.25 454.375 16 2 2 2
3 19 - HALİL KOCA J 12 / A 35 5 33.75 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 39 1 38.75 6 1 5.75 7 0 7.00 6 0 6.00 108.00 12.00 105.00 449.750 20 3 3 3
4 64 - AYŞİN BÜNYAT 12 / B 37 3 36.25 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 30 6 28.50 7 0 7.00 6 1 5.75 6 0 6.00 102.00 14.00 98.50 428.425 62 4 4 4
5 99999 - ÖZCAN EFE ALP 9 / Ü 33 7 31.25 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 37 3 36.25 5 2 4.50 7 0 7.00 6 0 6.00 102.00 18.00 97.50 424.750 68 5 5 5
6 101 - ARDANUÇ 12 / C 32 8 30.00 5 0 5.00 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 34 5 32.75 7 0 7.00 6 1 5.75 5 1 4.75 101.00 18.00 96.50 421.825 75 6 6 6
7 0 - ARDA YILAN 12 / B 34 5 32.75 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 34 2 33.50 6 1 5.75 7 0 7.00 6 0 6.00 100.00 15.00 96.25 420.625 82 7 7 7
8 10 - MUSTAFA AYDIN 12 / A 36 4 35.00 3 2 2.50 4 1 3.75 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 31 5 29.75 6 1 5.75 7 0 7.00 6 0 6.00 100.00 16.00 96.00 419.925 85 8 8 8
9 37 - ÖYKÜ DİKKAYA 12 / B 38 2 37.50 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 28 4 27.00 4 3 3.25 7 0 7.00 6 0 6.00 99.00 13.00 95.75 419.100 87 9 9 9
10 0 - ALİ BERAT AKTAŞ 12 / A 35 4 34.00 2 3 1.25 4 0 4.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 34 3 33.25 5 1 4.75 6 1 5.75 4 0 4.00 98.00 14.00 94.50 414.575 94 10 10 10
11 71 - EMİNE YILDIZ 12 / B 36 4 35.00 2 3 1.25 2 2 1.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 31 5 29.75 6 0 6.00 7 0 7.00 6 0 6.00 98.00 16.00 94.00 413.125 101 11 11 11
12 91 - EMİRHAN YİĞİT 12 / C 34 5 32.75 2 3 1.25 4 0 4.00 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 29 8 27.00 7 0 7.00 7 0 7.00 6 0 6.00 97.00 17.00 92.75 409.375 111 12 12 12
13 1 - ARDA ÖZBAŞAR 12 / A 36 4 35.00 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 27 6 25.50 7 0 7.00 7 0 7.00 5 1 4.75 96.00 17.00 91.75 405.900 124 13 13 13
14 38 - ZEYNEP DUTKUNER 12 / B 35 5 33.75 4 0 4.00 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 29 7 27.25 6 1 5.75 4 2 3.50 4 1 3.75 94.00 18.00 89.50 398.200 153 14 14 14
15 108 - ÇAKAR NAZIM ÇAKAR 12 / C 35 5 33.75 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 31 6 29.50 7 0 7.00 4 3 3.25 5 1 4.75 94.00 21.00 88.75 395.425 169 15 15 15
16 34 - FURKAN KÖŞKER 12 / A 31 9 28.75 1 4 0.00 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 39 1 38.75 3 4 2.00 7 0 7.00 5 1 4.75 95.00 25.00 88.75 395.000 170 16 16 16
17 44 - ŞABAN CAN KOÇAK 12 / B 32 8 30.00 2 3 1.25 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 32 7 30.25 7 0 7.00 7 0 7.00 5 1 4.75 94.00 25.00 87.75 392.325 183 17 17 17
18 103 - KAĞAN AKBULUT 12 / A 34 6 32.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 29 7 27.25 6 1 5.75 5 2 4.50 6 0 6.00 93.00 23.00 87.25 390.675 189 18 18 18
19 0 - KAĞAN 12 / B 35 5 33.75 2 3 1.25 2 2 1.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 25 5 23.75 6 0 6.00 7 0 7.00 6 0 6.00 91.00 17.00 86.75 389.200 198 19 19 19
20 4 - ERKİN ÇAKAN 12 / A 31 4 30.00 2 2 1.50 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 0 0 0.00 32 6 30.50 6 0 6.00 7 0 7.00 5 1 4.75 91.00 19.00 86.25 387.200 207 20 20 20
21 28 - SUDEM YURDUNUSEVE 12 / A 32 7 30.25 2 3 1.25 2 3 1.25 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 29 4 28.00 6 0 6.00 6 1 5.75 5 1 4.75 91.00 20.00 86.00 386.575 211 21 21 21
22 0 - ALİ EMRE MUTLU 12 / A 33 7 31.25 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 29 8 27.00 5 2 4.50 6 1 5.75 5 1 4.75 92.00 25.00 85.75 385.725 216 22 22 22
23 178 - AYŞE ÇAĞLIYAN 12 / C 31 8 29.00 4 1 3.75 3 2 2.50 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 26 7 24.25 6 1 5.75 7 0 7.00 5 1 4.75 90.00 21.00 84.75 382.825 231 23 23 23
24 51 - MERT SİRKE 12 / B 28 12 25.00 3 2 2.50 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 33 4 32.00 4 3 3.25 7 0 7.00 5 1 4.75 90.00 27.00 83.25 377.350 261 24 24 24
25 29 - EFE İNCE 12 / A 30 10 27.50 3 2 2.50 3 2 2.50 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 31 3 30.25 4 3 3.25 5 2 4.50 5 1 4.75 88.00 24.00 82.00 373.025 281 25 25 25
26 0 - NAZLICAN 12 / B 34 4 33.00 2 3 1.25 3 2 2.50 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 27 6 25.50 3 4 2.00 6 1 5.75 5 0 5.00 87.00 20.00 82.00 372.950 283 26 26 26
27 49 - ZEHRA GÜNEŞ 12 / C 33 7 31.25 4 1 3.75 2 2 1.50 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 27 11 24.25 5 2 4.50 5 2 4.50 5 1 4.75 88.00 28.00 81.00 369.850 298 27 27 27
28 0 - BERTAN 12 / B 33 7 31.25 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 20 12 17.00 6 1 5.75 7 0 7.00 6 0 6.00 86.00 26.00 79.50 365.475 323 28 28 28
29 118 - SILA SORHAN 12 / B 36 0 36.00 1 4 0.00 2 2 1.50 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 17 2 16.50 7 0 7.00 6 1 5.75 6 0 6.00 82.00 10.00 79.50 365.050 324 29 29 29
30 89 - MERT 12 / C 33 7 31.25 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 26 6 24.50 5 1 4.75 5 2 4.50 3 3 2.25 85.00 26.00 78.50 361.325 348 30 30 30
31 0 - AYDA 0 / 0 36 2 35.50 1 1 0.75 2 0 2.00 1 0 1.00 5 0 5.00 0 0 0.00 22 5 20.75 5 2 4.50 6 1 5.75 3 3 2.25 81.00 14.00 77.50 357.875 363 31 31 31
32 82 - ARDA D 12 / B 30 9 27.75 0 5 -1.25 3 2 2.50 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 31 4 30.00 6 1 5.75 5 2 4.50 2 3 1.25 83.00 29.00 75.75 351.775 400 32 32 32
33 0 - ELİF NUR SÖZEN 12 / A 33 7 31.25 2 1 1.75 2 1 1.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 15 3 14.25 7 0 7.00 6 1 5.75 5 1 4.75 78.00 16.00 74.00 347.050 426 33 33 33
34 12 - ERAY TAŞOVA 12 / A 35 5 33.75 3 2 2.50 2 3 1.25 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 23 7 21.25 4 3 3.25 4 3 3.25 2 3 1.25 81.00 28.00 74.00 346.100 429 34 34 34
35 5 - MEDİNE D 12 / A 29 9 26.75 1 4 0.00 2 1 1.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 23 2 22.50 4 0 4.00 5 1 4.75 5 0 5.00 78.00 18.00 73.50 344.975 439 35 35 35
36 98 - EMİR HAKAN BUDAK 12 / C 26 8 24.00 5 0 5.00 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 24 13 20.75 6 1 5.75 6 1 5.75 2 3 1.25 80.00 30.00 72.50 342.025 456 36 36 36
37 85 - MELİHA BULUT 12 / C 32 6 30.50 2 3 1.25 2 3 1.25 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 18 1 17.75 5 2 4.50 5 1 4.75 6 0 6.00 77.00 19.00 72.25 340.825 463 37 37 37
38 0 - TUNA 12 / B 34 5 32.75 3 2 2.50 2 3 1.25 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 14 3 13.25 6 0 6.00 5 2 4.50 5 0 5.00 76.00 16.00 72.00 340.200 467 38 38 38
39 107 - AYBERK ÖRENLER 12 / C 32 8 30.00 3 2 2.50 2 3 1.25 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 23 9 20.75 5 2 4.50 4 3 3.25 3 3 2.25 79.00 32.00 71.00 336.325 496 39 39 39
40 20 - HALİL BERK AKTAŞ 12 / A 32 7 30.25 2 3 1.25 3 0 3.00 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 24 2 23.50 4 3 3.25 3 1 2.75 1 1 0.75 76.00 20.00 71.00 336.025 501 40 40 40
41 106 - SEDİDE GÖCEKCİ 12 / C 33 6 31.50 1 4 0.00 2 3 1.25 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 23 6 21.50 3 4 2.00 5 1 4.75 3 2 2.50 77.00 28.00 70.00 332.700 527 41 41 41
42 102 - EBRAR ÖZÜDOĞRU 12 / C 34 6 32.50 4 1 3.75 1 2 0.50 3 1 2.75 3 0 3.00 0 0 0.00 15 1 14.75 4 2 3.50 5 2 4.50 4 2 3.50 73.00 17.00 68.75 329.025 566 42 42 42
43 79 - NİSA KAYA 0 / 0 30 8 28.00 3 2 2.50 2 3 1.25 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 16 11 13.25 5 2 4.50 6 1 5.75 5 1 4.75 75.00 29.00 67.75 326.225 588 43 43 43
44 0 - MİZA N 12 / 0 32 7 30.25 2 2 1.50 2 3 1.25 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 17 11 14.25 6 1 5.75 5 1 4.75 4 1 3.75 74.00 29.00 66.75 322.500 614 44 44 44
45 110 - ELİF BUSE AKSOY 12 / C 32 3 31.25 2 3 1.25 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 13 2 12.50 5 1 4.75 5 0 5.00 3 3 2.25 70.00 16.00 66.00 320.025 639 45 45 45
46 22 - SUDE NAZ KESGİN 12 / A 35 2 34.50 2 1 1.75 1 0 1.00 1 1 0.75 4 0 4.00 0 0 0.00 17 2 16.50 5 2 4.50 2 1 1.75 0 0 0.00 67.00 9.00 64.75 315.050 693 46 46 46
47 32 - SEHER KİRİŞ 12 / A 33 7 31.25 2 3 1.25 2 2 1.50 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 15 5 13.75 4 3 3.25 3 4 2.00 2 0 2.00 70.00 24.00 64.00 313.100 703 47 47 47
48 115 - EMRULLAH DİLLİ 12 / C 35 5 33.75 2 3 1.25 2 3 1.25 1 2 0.50 3 2 2.50 0 0 0.00 17 12 14.00 5 2 4.50 4 1 3.75 2 1 1.75 71.00 31.00 63.25 310.275 732 48 48 48
49 0 - AKARSU 12 / A 34 6 32.50 2 3 1.25 4 1 3.75 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 10 7 8.25 5 2 4.50 4 3 3.25 2 1 1.75 69.00 24.00 63.00 310.125 736 49 49 49
50 0 - DEMİR 0 / 0 30 9 27.75 3 2 2.50 3 1 2.75 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 8 6 6.50 3 2 2.50 5 1 4.75 4 1 3.75 64.00 23.00 58.25 294.625 892 51 51 50
51 69 - ONUR TERYAKİOĞLU 12 / C 29 11 26.25 3 2 2.50 0 3 -0.75 1 3 0.25 5 0 5.00 0 0 0.00 17 6 15.50 4 2 3.50 4 0 4.00 2 1 1.75 65.00 28.00 58.00 293.025 910 52 52 51
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 23.76 11.37 20.91 1.67 2.37 1.08 1.75 1.50 1.37 1.77 1.33 1.44 3.26 0.66 3.10 0.02 0.02 0.01 7.61 4.43 6.50 1.38 1.66 0.97 1.60 1.19 1.31 1.48 0.85 1.27 44.29 25.37 37.95 226.294
Okul Ortalaması 33.00 6.02 31.50 2.61 2.16 2.07 2.52 1.80 2.07 3.21 1.18 2.92 4.20 0.59 4.05 0.00 0.00 0.00 23.82 5.25 22.51 5.00 1.29 4.68 5.20 0.96 4.96 4.05 0.86 3.84 83.61 20.11 78.58 361.773

52 77 - AYŞEGÜL KORKMAZ 12 / B 35 5 33.75 5 0 5.00 2 0 2.00 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 6 3 5.25 1 1 0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 59.00 9.00 56.75 289.050 957 54 54 52
53 52 - İLAYDA 12 / 0 35 4 34.00 2 2 1.50 1 1 0.75 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 13 2 12.50 1 0 1.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 59.00 13.00 55.75 284.900 1006 57 57 53
54 21 - MEHMET K 12 / A 29 8 27.00 2 2 1.50 1 4 0.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 10 4 9.00 3 1 2.75 2 1 1.75 3 0 3.00 58.00 22.00 52.50 274.900 1154 58 58 54
55 0 - HATİCE 0 / 0 29 6 27.50 2 2 1.50 2 1 1.75 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 10.00 42.50 241.275 1840 64 64 55
56 26 - SENA EZGİ ALAN 12 / A 28 10 25.50 1 4 0.00 1 0 1.00 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 6 9 3.75 2 1 1.75 1 1 0.75 0 0 0.00 44.00 28.00 37.00 222.875 2374 66 66 56


